
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM OLUR OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TYT ULTİ SERİSİ DENEME - 1  (1.OTURUM) 25 57 64 38482

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,89 8,89 24,67 2,44 1,56 2,05 1,77 1,39 1,42 1,96 1,86 1,49 3,15 0,87 2,93 0,02 0,01 0,01 12,39 3,74 11,46 1,11 0,78 0,91 1,21 2,13 0,68 2,02 1,42 1,66 1,42 1,00 1,17 54,3823,65 48,45 282,590

Okul Ortalaması 20,2012,08 17,18 2,20 1,88 1,73 1,88 1,56 1,49 0,88 1,84 0,42 3,32 1,08 3,05 0,00 0,00 0,00 2,12 2,32 1,54 0,16 0,04 0,15 0,52 0,64 0,36 0,32 0,68 0,15 0,08 0,24 0,02 31,6822,36 26,09 218,580

KATILIMLAR

1 485 DİLAN OCAK 12A 27 10 24,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 2 4,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 21 39,75 258,930 24018

2 486 ALPEREN GÜLLE 12A 26 9 23,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 7 2 6,50 1 1 0,75 42 18 37,50 252,163 25537

3 506 İKRA ALK* 12A 24 14 20,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 39 22 33,50 240,545 27963

4 496 CAN KILIÇ 12B 28 4 27,00 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 37 13 33,75 240,405 27988

5 488 HATİCE ERKÜNT 12A 26 10 23,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 5 6 3,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 40 26 33,50 240,125 28033

6 508 KÜBRA ERGİN 12A 24 8 22,00 2 2 1,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 36 15 32,25 236,535 28685

7 491 BERFİN YİGİT 12A 20 10 17,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 4 0 4,00 2 2 1,50 1 1 0,75 35 16 31,00 233,375 29267

8 499 KEZBAN YÜCEL 12B 26 12 23,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 23 31,25 233,365 29270

9 0 EZEL PARLAK 12A 24 11 21,25 2 1 1,75 1 3 0,25 1 3 0,25 5 0 5,00 1 2 0,50 2 0 2,00 36 20 31,00 232,938 29350

10 476 İBRAHİM AKBULUT 12B 26 10 23,50 2 3 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 37 24 31,00 232,625 29407

11 504 SEMANUR KIŞLAK 12A 27 9 24,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 6 -1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 26 30,50 230,923 29692

12 507 SUDENAZ AKTÜRK 12A 21 11 18,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 33 17 28,75 226,453 30455

13 487 TAHSİN YILDIZ 12B 18 9 15,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 3 3,25 1 0 1,00 1 0 1,00 31 17 26,75 220,778 31333

14 480 EDA YÜKSEL 12A 21 15 17,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 5 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 34 32 26,00 218,288 31659

15 0 EMİN ŞİMŞEK 12B 23 11 20,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 31 22 25,50 216,388 31937

16 482 METİN DEMİRTAŞ 12A 22 13 18,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 30 19 25,25 215,818 32025

17 498 HASAN CAN ESER 12B 15 16 11,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 0 3,00 30 26 23,50 211,660 32588

18 473 SONGÜL COŞKUN 12B 20 11 17,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 28 27 21,25 203,973 33552

19 484 ARDA GÖKAY KORKMAZ12A 18 19 13,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 25 23 19,25 198,413 34136

20 477 ERAY GÜNAYDIN 12B 9 6 7,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 18 18,50 196,905 34307

21 501 RABİA KİNİK 12A 15 19 10,25 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 26 30 18,50 196,578 34341

22 483 BERATAKTAN 12B 18 18 13,50 2 3 1,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 27 34 18,50 196,145 34383

23 474 YASİR POLAT 12B 7 13 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 3 5 1,75 21 20 16,00 189,833 34943

24 479 OĞUZH N UĞURLU 12B 13 15 9,25 3 2 2,50 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 20 16,00 189,098 34995

25 475 FATMA KARAÇAĞIL 12B 7 19 2,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 11 30 3,50 152,238 37098
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