
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM OLUR OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 49 112 3560 195730

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4910,39 18,89 2,84 0,87 2,63 1,94 1,86 1,47 2,34 1,44 1,98 3,67 0,48 3,55 0,01 0,01 0,01 7,15 3,53 6,27 0,87 0,35 0,78 1,13 1,89 0,66 1,76 1,22 1,46 1,40 1,08 1,13 44,6023,12 38,83 251,400

Okul Ortalaması 11,6114,27 8,05 1,84 1,86 1,37 1,96 2,20 1,41 1,45 1,86 0,98 3,02 0,86 2,81 0,00 0,06 -0,02 1,43 3,49 0,56 0,06 0,10 0,04 0,47 1,84 0,01 0,43 1,20 0,13 0,41 0,78 0,21 22,6828,52 15,55 178,340

KATILIMLAR

1 506 İKRA  ALKAN 12A 23 10 20,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 40 14 36,50 249,605 101490

2 499 KEZBAN YÜCEL 12B 26 10 23,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 1 1 0,75 39 16 35,00 244,645 107576

3 508 KÜBRA ERGİN 12A 23 8 21,00 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 37 12 34,00 241,950 110786

4 539 TUĞÇE ALBAYRAK 11A 24 9 21,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 38 19 33,25 239,628 113521

5 485 DİLAN OCAK 12A 20 12 17,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 37 16 33,00 239,450 113737

6 488 HATİCE ERKÜNT 12A 25 10 22,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 1 2 0,50 1 0 1,00 37 17 32,75 238,020 115421

7 486 ALPEREN GULLE 12B 19 13 15,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 31 19 26,25 219,228 136432

8 566 ZEYNEP TİMUR 11B 19 12 16,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 32 26 25,50 216,880 138871

9 504 SEMANUR KIŞLA K 12A 18 16 14,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 32 27 25,25 216,465 139279

10 505 EZEL PARLAK 12A 15 16 11,00 1 4 0,00 4 0 4,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 28 26 21,50 205,580 149622

11 665 SEMİH YILDIRIM 11B 9 11 6,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 10 3,50 2 3 1,25 1 0 1,00 29 31 21,25 205,453 149744

12 481 EMİN ŞİMŞEK 12B 14 9 11,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 27 21,25 204,678 150437

13 473 SONGÜL COŞKUN 12B 14 6 12,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 25 19 20,25 201,560 153196

14 482 METİN DEMİRTAŞ 12A 15 12 12,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 1 0 1,00 24 18 19,50 199,370 154969

15 491 BERFİN YİGİT 12A 13 13 9,75 2 1 1,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 23 19 18,25 195,848 157788

16 536 MELEKNUR DOĞAN 11B 13 10 10,50 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 25 27 18,25 195,820 157814

17 480 EDA YÜKSEL 12A 16 20 11,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 5 0 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 27 35 18,25 195,695 157939

18 507 SUDENAZ AKTÜRK 12A 12 17 7,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 24 24 18,00 195,353 158207

19 501 RABİA KİNİK 12A 14 15 10,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 22 21 16,75 191,333 161322

20 0 İBRAHİM AKBULUT 12B 12 9 9,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 21 19 16,25 189,838 162431

21 514 SELİM ERTAŞ 11A 10 12 7,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 12 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 25 37 15,75 188,685 163260

22 0 AS      * UU L** 11B 14 26 7,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 3 2 2,50 24 33 15,75 188,590 163338

23 498 HASAN CAN ESER 12B 11 10 8,50 2 1 1,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 20 18 15,50 187,705 163984

24 484 ARDA GÖKAY KORKMAZ12A 14 13 10,75 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 20 18 15,50 187,413 164185

25 526 DAMLA KOÇAK 11A 15 24 9,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 2 8 0,00 25 40 15,00 186,130 165066

26 487 TAHSİN YILDIZ 12B 12 17 7,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 21 25 14,75 185,538 165486

27 519 ELİF ÇELİK 11A 11 18 6,50 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 1 0 1,00 20 22 14,50 184,945 165875

28 0 ESRA GÜLER 11A 9 13 5,75 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 18 19 13,25 181,248 168368

29 576 K E R E M   A C A R 11B 8 12 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 8 22 2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 28 62 12,50 179,050 169756
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM OLUR OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 49 112 3560 195730

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4910,39 18,89 2,84 0,87 2,63 1,94 1,86 1,47 2,34 1,44 1,98 3,67 0,48 3,55 0,01 0,01 0,01 7,15 3,53 6,27 0,87 0,35 0,78 1,13 1,89 0,66 1,76 1,22 1,46 1,40 1,08 1,13 44,6023,12 38,83 251,400

Okul Ortalaması 11,6114,27 8,05 1,84 1,86 1,37 1,96 2,20 1,41 1,45 1,86 0,98 3,02 0,86 2,81 0,00 0,06 -0,02 1,43 3,49 0,56 0,06 0,10 0,04 0,47 1,84 0,01 0,43 1,20 0,13 0,41 0,78 0,21 22,6828,52 15,55 178,340

KATILIMLAR

30 525 A Y Ş E Ç E L E N K 11 9 13 5,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 20 31 12,25 178,318 170203

31 513 AFRA İREM ALBAYRAK 11B 9 17 4,75 2 2 1,50 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 4 3 3,25 1 3 0,25 20 34 11,50 176,253 171454

32 562 EMİRCAN AKAR 11B 3 9 0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 3 5 1,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 18 30 10,50 173,603 173003

33 483 BERATAKTAN 12B 8 12 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 0 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 26 10,50 173,030 173304

34 475 FATMA KARAÇAĞIL 12B 10 8 8,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 15 19 10,25 171,915 173932

35 474 YASİR POLAT 12B 7 10 4,50 1 3 0,25 1 4 0,00 4 0 4,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 16 24 10,00 171,585 174116

36 569 BATUHAN AKDENİZ 11B 3 7 1,25 1 0 1,00 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 1 7 -0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 14 18 9,50 170,528 174646

37 567 BEYZA ŞAHAN 11B 5 15 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 17 30 9,50 170,468 174676

38 575 ZÖHRENİLYÜCEL 11A 7 21 1,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 15 25 8,75 168,228 175835

39 510 İBRAHİM KORKMAZ 11B 4 10 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 13 19 8,25 166,680 176661

40 0 **FE*   I 11B 3 18 -1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 8 2,00 3 3 2,25 2 2 1,50 2 1 1,75 19 47 7,25 164,310 177844

41 511 PİRALİ OCAK 11B 5 15 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 15 34 6,50 161,428 179186

42 556 ARDA KADİR KUL 11B 7 22 1,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 9 -0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 16 46 4,50 155,475 181862

43 537 SUDENUR DURSUN 11A 12 21 6,75 1 4 0,00 1 3 0,25 0 10 -2,50 14 38 4,50 154,713 182167

44 515 YUSUFEERTAŞ 11A 8 16 4,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 8 1,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 13 43 2,25 148,195 184760

45 538 ALPEREN KAPLAN 11A 5 18 0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 11 39 1,25 145,780 185541

46 534 MUHAMMETAL İALBAYRAK11A 1 14 -2,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 12 1,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 9 49 -3,25 132,500 187860

47 477 ERAY GÜNAYDIN 12B 6 24 0,00 4 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 20 28 13,00

48 571 E*   EKCAN   C AO 11B 3 12 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 0 6 -1,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 11 33 2,75

49 542 ALİ YILMAZ 11 6 34 -2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 15 -2,75 0 7 -1,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 18 78 -1,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM OLUR OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 49 112 3560 195730

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4910,39 18,89 2,84 0,87 2,63 1,94 1,86 1,47 2,34 1,44 1,98 3,67 0,48 3,55 0,01 0,01 0,01 7,15 3,53 6,27 0,87 0,35 0,78 1,13 1,89 0,66 1,76 1,22 1,46 1,40 1,08 1,13 44,6023,12 38,83 251,400

Okul Ortalaması 11,6114,27 8,05 1,84 1,86 1,37 1,96 2,20 1,41 1,45 1,86 0,98 3,02 0,86 2,81 0,00 0,06 -0,02 1,43 3,49 0,56 0,06 0,10 0,04 0,47 1,84 0,01 0,43 1,20 0,13 0,41 0,78 0,21 22,6828,52 15,55 178,340

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM OLUR OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 49 112 3560 195730

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4910,39 18,89 2,84 0,87 2,63 1,94 1,86 1,47 2,34 1,44 1,98 3,67 0,48 3,55 0,01 0,01 0,01 7,15 3,53 6,27 0,87 0,35 0,78 1,13 1,89 0,66 1,76 1,22 1,46 1,40 1,08 1,13 44,6023,12 38,83 251,400

Okul Ortalaması 11,6114,27 8,05 1,84 1,86 1,37 1,96 2,20 1,41 1,45 1,86 0,98 3,02 0,86 2,81 0,00 0,06 -0,02 1,43 3,49 0,56 0,06 0,10 0,04 0,47 1,84 0,01 0,43 1,20 0,13 0,41 0,78 0,21 22,6828,52 15,55 178,340

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 525 A Y Ş E Ç E L E N K 11 9 13 5,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 20 31 12,25 178,318 170203

2 542 ALİ YILMAZ 11 6 34 -2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 15 -2,75 0 7 -1,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 18 78 -1,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM OLUR OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 49 112 3560 195730

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4910,39 18,89 2,84 0,87 2,63 1,94 1,86 1,47 2,34 1,44 1,98 3,67 0,48 3,55 0,01 0,01 0,01 7,15 3,53 6,27 0,87 0,35 0,78 1,13 1,89 0,66 1,76 1,22 1,46 1,40 1,08 1,13 44,6023,12 38,83 251,400

Okul Ortalaması 11,6114,27 8,05 1,84 1,86 1,37 1,96 2,20 1,41 1,45 1,86 0,98 3,02 0,86 2,81 0,00 0,06 -0,02 1,43 3,49 0,56 0,06 0,10 0,04 0,47 1,84 0,01 0,43 1,20 0,13 0,41 0,78 0,21 22,6828,52 15,55 178,340

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 539 TUĞÇE ALBAYRAK 11A 24 9 21,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 38 19 33,25 239,628 113521

2 514 SELİM ERTAŞ 11A 10 12 7,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 12 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 25 37 15,75 188,685 163260

3 526 DAMLA KOÇAK 11A 15 24 9,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 2 8 0,00 25 40 15,00 186,130 165066

4 519 ELİF ÇELİK 11A 11 18 6,50 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 1 0 1,00 20 22 14,50 184,945 165875

5 0 ESRA GÜLER 11A 9 13 5,75 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 18 19 13,25 181,248 168368

6 575 ZÖHRENİLYÜCEL 11A 7 21 1,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 15 25 8,75 168,228 175835

7 537 SUDENUR DURSUN 11A 12 21 6,75 1 4 0,00 1 3 0,25 0 10 -2,50 14 38 4,50 154,713 182167

8 515 YUSUFEERTAŞ 11A 8 16 4,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 8 1,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 13 43 2,25 148,195 184760

9 538 ALPEREN KAPLAN 11A 5 18 0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 11 39 1,25 145,780 185541

10 534 MUHAMMETAL İALBAYRAK11A 1 14 -2,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 12 1,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 9 49 -3,25 132,500 187860

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM OLUR OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 49 112 3560 195730

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4910,39 18,89 2,84 0,87 2,63 1,94 1,86 1,47 2,34 1,44 1,98 3,67 0,48 3,55 0,01 0,01 0,01 7,15 3,53 6,27 0,87 0,35 0,78 1,13 1,89 0,66 1,76 1,22 1,46 1,40 1,08 1,13 44,6023,12 38,83 251,400

Okul Ortalaması 11,6114,27 8,05 1,84 1,86 1,37 1,96 2,20 1,41 1,45 1,86 0,98 3,02 0,86 2,81 0,00 0,06 -0,02 1,43 3,49 0,56 0,06 0,10 0,04 0,47 1,84 0,01 0,43 1,20 0,13 0,41 0,78 0,21 22,6828,52 15,55 178,340

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 566 ZEYNEP TİMUR 11B 19 12 16,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 32 26 25,50 216,880 138871

2 665 SEMİH YILDIRIM 11B 9 11 6,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 10 3,50 2 3 1,25 1 0 1,00 29 31 21,25 205,453 149744

3 536 MELEKNUR DOĞAN 11B 13 10 10,50 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 25 27 18,25 195,820 157814

4 0 AS      * UU L** 11B 14 26 7,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 3 0,25 3 2 2,50 24 33 15,75 188,590 163338

5 576 K E R E M   A C A R 11B 8 12 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 8 22 2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 28 62 12,50 179,050 169756

6 513 AFRA İREM ALBAYRAK 11B 9 17 4,75 2 2 1,50 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 4 3 3,25 1 3 0,25 20 34 11,50 176,253 171454

7 562 EMİRCAN AKAR 11B 3 9 0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 3 5 1,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 18 30 10,50 173,603 173003

8 569 BATUHAN AKDENİZ 11B 3 7 1,25 1 0 1,00 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 1 7 -0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 14 18 9,50 170,528 174646

9 567 BEYZA ŞAHAN 11B 5 15 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 17 30 9,50 170,468 174676

10 510 İBRAHİM KORKMAZ 11B 4 10 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 13 19 8,25 166,680 176661

11 0 **FE*   I 11B 3 18 -1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 8 2,00 3 3 2,25 2 2 1,50 2 1 1,75 19 47 7,25 164,310 177844

12 511 PİRALİ OCAK 11B 5 15 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 15 34 6,50 161,428 179186

13 556 ARDA KADİR KUL 11B 7 22 1,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 9 -0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 16 46 4,50 155,475 181862

14 571 E*   EKCAN   C AO 11B 3 12 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 0 6 -1,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 11 33 2,75
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM OLUR OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 49 112 3560 195730

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4910,39 18,89 2,84 0,87 2,63 1,94 1,86 1,47 2,34 1,44 1,98 3,67 0,48 3,55 0,01 0,01 0,01 7,15 3,53 6,27 0,87 0,35 0,78 1,13 1,89 0,66 1,76 1,22 1,46 1,40 1,08 1,13 44,6023,12 38,83 251,400

Okul Ortalaması 11,6114,27 8,05 1,84 1,86 1,37 1,96 2,20 1,41 1,45 1,86 0,98 3,02 0,86 2,81 0,00 0,06 -0,02 1,43 3,49 0,56 0,06 0,10 0,04 0,47 1,84 0,01 0,43 1,20 0,13 0,41 0,78 0,21 22,6828,52 15,55 178,340

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 506 İKRA  ALKAN 12A 23 10 20,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 40 14 36,50 249,605 101490

2 508 KÜBRA ERGİN 12A 23 8 21,00 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 37 12 34,00 241,950 110786

3 485 DİLAN OCAK 12A 20 12 17,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 37 16 33,00 239,450 113737

4 488 HATİCE ERKÜNT 12A 25 10 22,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 1 2 0,50 1 0 1,00 37 17 32,75 238,020 115421

5 504 SEMANUR KIŞLA K 12A 18 16 14,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 32 27 25,25 216,465 139279

6 505 EZEL PARLAK 12A 15 16 11,00 1 4 0,00 4 0 4,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 28 26 21,50 205,580 149622

7 482 METİN DEMİRTAŞ 12A 15 12 12,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 1 0 1,00 24 18 19,50 199,370 154969

8 491 BERFİN YİGİT 12A 13 13 9,75 2 1 1,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 23 19 18,25 195,848 157788

9 480 EDA YÜKSEL 12A 16 20 11,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 5 0 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 27 35 18,25 195,695 157939

10 507 SUDENAZ AKTÜRK 12A 12 17 7,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 24 24 18,00 195,353 158207

11 501 RABİA KİNİK 12A 14 15 10,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 22 21 16,75 191,333 161322

12 484 ARDA GÖKAY KORKMAZ12A 14 13 10,75 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 20 18 15,50 187,413 164185
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ERZURUM OLUR OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 49 112 3560 195730

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4910,39 18,89 2,84 0,87 2,63 1,94 1,86 1,47 2,34 1,44 1,98 3,67 0,48 3,55 0,01 0,01 0,01 7,15 3,53 6,27 0,87 0,35 0,78 1,13 1,89 0,66 1,76 1,22 1,46 1,40 1,08 1,13 44,6023,12 38,83 251,400

Okul Ortalaması 11,6114,27 8,05 1,84 1,86 1,37 1,96 2,20 1,41 1,45 1,86 0,98 3,02 0,86 2,81 0,00 0,06 -0,02 1,43 3,49 0,56 0,06 0,10 0,04 0,47 1,84 0,01 0,43 1,20 0,13 0,41 0,78 0,21 22,6828,52 15,55 178,340

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 499 KEZBAN YÜCEL 12B 26 10 23,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 0 4,00 1 1 0,75 39 16 35,00 244,645 107576

2 486 ALPEREN GULLE 12B 19 13 15,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 31 19 26,25 219,228 136432

3 481 EMİN ŞİMŞEK 12B 14 9 11,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 27 21,25 204,678 150437

4 473 SONGÜL COŞKUN 12B 14 6 12,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 25 19 20,25 201,560 153196

5 0 İBRAHİM AKBULUT 12B 12 9 9,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 21 19 16,25 189,838 162431

6 498 HASAN CAN ESER 12B 11 10 8,50 2 1 1,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 20 18 15,50 187,705 163984

7 487 TAHSİN YILDIZ 12B 12 17 7,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 21 25 14,75 185,538 165486

8 483 BERATAKTAN 12B 8 12 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 0 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 26 10,50 173,030 173304

9 475 FATMA KARAÇAĞIL 12B 10 8 8,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 15 19 10,25 171,915 173932

10 474 YASİR POLAT 12B 7 10 4,50 1 3 0,25 1 4 0,00 4 0 4,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 16 24 10,00 171,585 174116

11 477 ERAY GÜNAYDIN 12B 6 24 0,00 4 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 20 28 13,00
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ERZURUM OLUR OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(49)
8,05 1,37 1,41 0,98 2,81 -0,02 0,56 0,04 0,01 0,13 0,21 15,55 178,340

İlçe
(112)

11,30 (2) 1,74 (2) 1,48 (2) 1,46 (2) 3,17 (2) -0,01 (2) 0,82 (2) 0,02 (1) 0,08 (2) 0,34 (2) 0,38 (2) 20,78 (2) 194,190
İl

(3560)
21,78 (38) 3,17 (35) 1,71 (26) 2,36 (30) 4,14 (32) 8,23 (36) 1,03 (30) 0,82 (29) 1,83 (36) 1,38 (35) 46,45 (38) 277,930

Genel
(195730)

18,89 (1218) 2,63 (312) 1,47 (108) 1,98 (224) 3,55 (200) 0,01 (25) 6,27 (1040) 0,78 (321) 0,66 (287) 1,46 (410) 1,13 (325) 38,83 (1600) 251,400
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
11
(2)

1,62 1,88 1,38 0,50 1,88 -1,50 -0,50 0,12 0,00 5,38 89,160
11A
(10)

6,05 0,57 0,88 0,38 2,35 -0,08 0,18 0,05 -0,12 -0,18 0,45 10,53 173,010
11B
(14)

4,00 1,18 1,54 1,14 2,43 0,80 0,11 0,20 0,20 0,09 11,69 166,040
12A
(12)

13,96 1,52 2,21 1,38 3,48 0,90 0,06 0,27 0,33 24,11 213,010
12B
(11)

9,73 2,09 0,86 1,00 3,14 0,59 -0,02 -0,07 0,16 0,07 17,55 177,250

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ okulunda 49 5

OLUR ilçesinde 112 12 2
ERZURUM ilinde 3560 284 39 12

Genelde 195730 15289 2085 427 76

DERECELER

Genelde sınava 2085 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1784. oldu

ERZURUM ilinde sınava 39 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 38. oldu

OLUR ilçesinde sınava 2 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 2. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ERZURUM OLUR OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

ERZURUM OLUR OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] Metne Sözcük Yerleştirme 1 0,41 0,53 41

[-] Sözcükte Anlam 2 0,67 1,04 34

[-] İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0,16 0,63 16

[-] Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0,49 0,31 49

[-] Parçadaki Cümlelerin İçerik ve
Özellikleri

1 0,24 0,63 24

[-] İki Cümleyi Birleştirme 1 0,35 0,45 35

[-] Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0,16 0,33 16

[-] Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0,18 0,47 9

[-] Karma Dil Bilgisi 1 0,04 0,22 4

[-] Noktalama İşaretleri - Karma 2 0,29 0,88 14

[-] Yazım Kuralları - Karma 1 0,33 0,41 33

[-] Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0,10 0,24 10

[-] Ses Bilgisi - Karma 1 0,12 0,35 12

[-] Paragrafta Anlatım Akışını Bozan
Cümle

1 0,37 0,47 37

[-] Paragrafı İkiye Ayırma 1 0,41 0,33 41

[-] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 4,02 3,49 34

[-] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,35 0,29 35

[-] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

2 0,73 0,82 37

[-] Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1,96 2,27 28

[-] Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama

1 0,39 0,31 39

[-] Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0,84 0,94 28

[-] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1,86 2,02 31

[-] Söz Öbeklerinde Anlam 1 0,33 0,37 33

[-] Paragrafın Konusu 1 0,33 0,39 33

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî
ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri
açıklar.

1 0,31 0,49 31

[+] Osmanlı Beyliği’nin devletleşme
sürecini Bizans’la olan ilişkileri
çerçevesinde analiz eder.

1 0,55 0,31 55

[-] Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına
yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder.

1 0,35 0,47 35

[-] Kuvayımilliye hareketinin
oluşumundan Büyük Millet Meclisinin
açılışına kadar olan süreçte meydana
gelen gelişmeleri açıklar.

1 0,47 0,33 47

[-] Eğitim ve kültür alanında yapılan
inkılapları ve gelişmeleri kavrar.

1 0,16 0,27 16

Coğrafya-1
[-] Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0,47 0,49 47

[-] Yer ve Zaman 1 0,10 0,41 10

[-] Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0,24 0,63 24

[-] Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0,41 0,45 41

[+] Afetlerin Genel Özellikleri 1 0,73 0,22 73

Felsefe
[-] Siyaset Felsefesi 1 0,24 0,35 24

[-] Sanat Felsefesi 1 0,14 0,61 14

[-] Ahlak Felsefesi 1 0,12 0,45 12

[+] MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0,73 0,08 73

[-] Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0,20 0,37 20

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] Güncel Dinî Meseleler 1 0,69 0,16 69

[+] İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi
ve Fıkhi Yorumlar

1 0,59 0,24 59

[+] Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0,73 0,04 73

[-] Din ve İslam 1 0,33 0,24 33

[+] Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0,67 0,16 67

Felsefe (Seçmeli)
[-] Felsefi Düşünce 2 0 0,04 0

[-] Sanat Felsefesi 1 0 0,02 0

[-] MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl
Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

1 0 0 0

[-] Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Rasyonel Sayılar 1 0,06 0,16 6

[-] Köklü ifadeler 1 0 0,18 0

[-] Üslü ifadeler 1 0,02 0,16 2

[-] Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,10 0,12 10

[-] Asal Çarpanlara Ayırma 1 0,08 0,10 8

[-] Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0,04 0,16 4

[-] Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0,04 0,10 4

[-] Oran ve Orantı 2 0,08 0,22 4

[-] Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler

1 0,08 0,04 8

[-] Sayı Basamakları 1 0,04 0,10 4

[-] Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0,10 0

[-] Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0,04 0,04 4

[-] Fonksiyonlarda İşlemler 1 0,02 0,12 2

[-] Rutin Olmayan Problemler 2 0,16 0,22 8

[-] Bölünebilme Kuralları 1 0,04 0,04 4

[-] Faktöriyel Kavramı 2 0,02 0,16 1

[-] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0,02 0,12 2

[-] Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0,06 0,43 3

[-] Sayı Problemleri 3 0,16 0,24 5

[-] Kesir Problemleri 1 0,02 0,04 2

[-] Grafik Problemleri 1 0 0,14 0

[-] Yaş Problemleri 1 0,31 0,18 31

[-] Sayma Yöntemleri 1 0,02 0,18 2

[-] Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0,08 0

Geometri
[-] Geometrik Kavramlar ve Doğruda
Açılar

1 0,02 0,02 2

[-] Üçgende Açılar 1 0 0,02 0

[-] Dikdörtgen 1 0 0,02 0

[-] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0,02 0,02 2

[-] Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0

[-] Üçgende Alan 1 0 0,02 0

[-] Prizmalar 2 0,02 0 1

[-] Çokgenler 1 0 0 0

[-] Kare 1 0 0 0

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0,02 0,35 2

[-] Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını
açıklar.

1 0,02 0,24 2

[-] Konum, alınan yol, yer değiştirme,
sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile
ilişkilendirir.

1 0 0,41 0

[-] Kuvvet 1 0,10 0,22 10

[-] Elektrik Devreleri 1 0,18 0,22 18

[-] Gölge 1 0,08 0,18 8

[-] Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu,
periyot, frekans, hız ve genlik
kavramlarını açıklar.

1 0,06 0,20 6

Kimya
[-] Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği

1 0,20 0,22 20

[-] Periyodik Özellikler 1 0,08 0,08 8

[-] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0,04 0,14 4

[-] Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0,04 0,14 4

[-] Çözeltilerde Derişim 1 0,02 0,20 2

[-] Sıvılar 1 0 0,29 0

[-] Asitler ve Bazlar 1 0 0,18 0

[-] Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0,08 0,08 8

Biyoloji
[-] Nükleik Asitler 1 0,02 0,08 2

[-] Hücrenin Yapısı 1 0,06 0,10 6

[-] Canlıların Sınıflandırılması (Genel
Özellikler)

1 0,02 0,08 2

[-] Mitoz 1 0,02 0,18 2

[-] Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0,04 0,16 4

[-] Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0,24 0,16 24



KURUM SORU ANALİZİ

OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ERZURUM / OLUR BİLGİ SARMAL TG TYT2

Okul İlçe İl Genel

49 112 3560 195730

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Metne Sözcük Yerleştirme A

20

%40,82

8

%16,33

12

%24,49

2

%4,08

4

%8,16

3

%6,12
 

Doğru (%40,82)

Yanlış (%53,06)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Sözcükte Anlam D

3

%6,12

4

%8,16

2

%4,08

17

%34,69

20

%40,82

3

%6,12
 

Doğru (%34,69)

Yanlış (%59,18)

Boş (%6,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam B

5

%10,20

16

%32,65

12

%24,49

3

%6,12

2

%4,08

11

%22,45
 

Doğru (%32,65)

Yanlış (%44,90)

Boş (%22,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 İki Cümleyi Karşılaştırma B

9

%18,37

8

%16,33

12

%24,49

2

%4,08

8

%16,33

10

%20,41
 

Doğru (%16,33)

Yanlış (%63,27)

Boş (%20,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama A

24

%48,98

6

%12,24

4

%8,16

2

%4,08

3

%6,12

10

%20,41
 

Doğru (%48,98)

Yanlış (%30,61)

Boş (%20,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri D

4

%8,16

19

%38,78

4

%8,16

12

%24,49

4

%8,16

6

%12,24
 

Doğru (%24,49)

Yanlış (%63,27)

Boş (%12,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 İki Cümleyi Birleştirme B

6

%12,24

17

%34,69

7

%14,29

3

%6,12

6

%12,24

10

%20,41
 

Doğru (%34,69)

Yanlış (%44,90)

Boş (%20,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Ekler ve Ek Çeşitleri E

4

%8,16

5

%10,20

6

%12,24

1

%2,04

8

%16,33

25

%51,02
 

Doğru (%16,33)

Yanlış (%32,65)

Boş (%51,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Ad Soylu Sözcükler - Karma C

1

%2,04
 

5

%10,20

4

%8,16

5

%10,20

34

%69,39
 

Doğru (%10,20)

Yanlış (%20,41)

Boş (%69,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Karma Dil Bilgisi E

3

%6,12

3

%6,12

2

%4,08

3

%6,12

2

%4,08

36

%73,47
 

Doğru (%4,08)

Yanlış (%22,45)

Boş (%73,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma A

7

%14,29

6

%12,24

8

%16,33

5

%10,20

4

%8,16

19

%38,78
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%46,94)

Boş (%38,78)



KURUM SORU ANALİZİ

OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ERZURUM / OLUR BİLGİ SARMAL TG TYT2

Okul İlçe İl Genel

49 112 3560 195730

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Noktalama İşaretleri - Karma B

7

%14,29

7

%14,29

5

%10,20

4

%8,16

4

%8,16

22

%44,90
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%40,82)

Boş (%44,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Yazım Kuralları - Karma D

2

%4,08

12

%24,49

4

%8,16

16

%32,65

2

%4,08

13

%26,53
 

Doğru (%32,65)

Yanlış (%40,82)

Boş (%26,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Ad Soylu Sözcükler - Karma A

4

%8,16

3

%6,12

1

%2,04

1

%2,04

8

%16,33

32

%65,31
 

Doğru (%8,16)

Yanlış (%26,53)

Boş (%65,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B

2

%4,08

5

%10,20

5

%10,20

4

%8,16

1

%2,04

32

%65,31
 

Doğru (%10,20)

Yanlış (%24,49)

Boş (%65,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Ses Bilgisi - Karma E

2

%4,08

2

%4,08

2

%4,08

11

%22,45

6

%12,24

26

%53,06
 

Doğru (%12,24)

Yanlış (%34,69)

Boş (%53,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C

4

%8,16

9

%18,37

18

%36,73

7

%14,29

2

%4,08

8

%16,33

1

%2,04

Doğru (%36,73)

Yanlış (%46,94)

Boş (%16,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafı İkiye Ayırma D

4

%8,16

6

%12,24

4

%8,16

20

%40,82

2

%4,08

13

%26,53
 

Doğru (%40,82)

Yanlış (%32,65)

Boş (%26,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

3

%6,12

1

%2,04

26

%53,06

6

%12,24

3

%6,12

10

%20,41
 

Doğru (%53,06)

Yanlış (%26,53)

Boş (%20,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI E

3

%6,12

6

%12,24

3

%6,12

2

%4,08

17

%34,69

18

%36,73
 

Doğru (%34,69)

Yanlış (%28,57)

Boş (%36,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

8

%16,33

3

%6,12

21

%42,86

7

%14,29

1

%2,04

9

%18,37
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%38,78)

Boş (%18,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

15

%30,61

2

%4,08

3

%6,12

3

%6,12

13

%26,53

13

%26,53
 

Doğru (%30,61)

Yanlış (%42,86)

Boş (%26,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafa Özgü Soru Kökü A

15

%30,61

5

%10,20

1

%2,04

5

%10,20

8

%16,33

15

%30,61
 

Doğru (%30,61)

Yanlış (%38,78)

Boş (%30,61)



KURUM SORU ANALİZİ

OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ERZURUM / OLUR BİLGİ SARMAL TG TYT2

Okul İlçe İl Genel

49 112 3560 195730

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) E

4

%8,16

3

%6,12

4

%8,16

2

%4,08

13

%26,53

23

%46,94
 

Doğru (%26,53)

Yanlış (%26,53)

Boş (%46,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Diyalogta
Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

19

%38,78

4

%8,16

4

%8,16

6

%12,24

1

%2,04

15

%30,61
 

Doğru (%38,78)

Yanlış (%30,61)

Boş (%30,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

4

%8,16

3

%6,12

27

%55,10

1

%2,04

5

%10,20

9

%18,37
 

Doğru (%55,10)

Yanlış (%26,53)

Boş (%18,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

3

%6,12

1

%2,04

1

%2,04

28

%57,14
 

16

%32,65
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%10,20)

Boş (%32,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

3

%6,12

4

%8,16

22

%44,90

1

%2,04

6

%12,24

13

%26,53
 

Doğru (%44,90)

Yanlış (%28,57)

Boş (%26,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) C

1

%2,04

8

%16,33

8

%16,33

2

%4,08

3

%6,12

27

%55,10
 

Doğru (%16,33)

Yanlış (%28,57)

Boş (%55,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) B

2

%4,08

6

%12,24

2

%4,08

4

%8,16

7

%14,29

28

%57,14
 

Doğru (%12,24)

Yanlış (%30,61)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29

[1] Paragrafta Yardımcı Düşünceler [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü D

2

%4,08

7

%14,29

1

%2,04

20

%40,82

4

%8,16

15

%30,61
 

Doğru (%40,82)

Yanlış (%28,57)

Boş (%30,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

7

%14,29

7

%14,29

16

%32,65

1

%2,04

2

%4,08

16

%32,65
 

Doğru (%32,65)

Yanlış (%34,69)

Boş (%32,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

4

%8,16

8

%16,33

7

%14,29

1

%2,04

27

%55,10

2

%4,08

Doğru (%16,33)

Yanlış (%28,57)

Boş (%55,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

6

%12,24

6

%12,24

8

%16,33

3

%6,12

5

%10,20

21

%42,86
 

Doğru (%10,20)

Yanlış (%46,94)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2] Söz
Öbeklerinde Anlam C

5

%10,20

1

%2,04

16

%32,65

1

%2,04

11

%22,45

15

%30,61
 

Doğru (%32,65)

Yanlış (%36,73)

Boş (%30,61)



KURUM SORU ANALİZİ

OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ERZURUM / OLUR BİLGİ SARMAL TG TYT2

Okul İlçe İl Genel

49 112 3560 195730

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

3

%6,12

5

%10,20

9

%18,37

3

%6,12

7

%14,29

22

%44,90
 

Doğru (%10,20)

Yanlış (%44,90)

Boş (%44,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Konusu A

16

%32,65

5

%10,20

2

%4,08

5

%10,20

7

%14,29

14

%28,57
 

Doğru (%32,65)

Yanlış (%38,78)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

3

%6,12

5

%10,20

3

%6,12

22

%44,90

1

%2,04

15

%30,61
 

Doğru (%44,90)

Yanlış (%24,49)

Boş (%30,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

8

%16,33

6

%12,24

2

%4,08

13

%26,53

2

%4,08

18

%36,73
 

Doğru (%26,53)

Yanlış (%36,73)

Boş (%36,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

4

%8,16

4

%8,16

19

%38,78

2

%4,08
 

20

%40,82
 

Doğru (%38,78)

Yanlış (%20,41)

Boş (%40,82)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve
siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. D

3

%6,12

1

%2,04

5

%10,20

15

%30,61

15

%30,61

10

%20,41
 

Doğru (%30,61)

Yanlış (%48,98)

Boş (%20,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini
Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz
eder.

B
8

%16,33

27

%55,10

3

%6,12

2

%4,08

2

%4,08

7

%14,29
 

Doğru (%55,10)

Yanlış (%30,61)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç
ve dış tehditleri analiz eder. C

17

%34,69

3

%6,12

17

%34,69

1

%2,04

2

%4,08

9

%18,37
 

Doğru (%34,69)

Yanlış (%46,94)

Boş (%18,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan
Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan
süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.

A
23

%46,94

2

%4,08

2

%4,08

7

%14,29

5

%10,20

10

%20,41
 

Doğru (%46,94)

Yanlış (%32,65)

Boş (%20,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları
ve gelişmeleri kavrar. E

5

%10,20

1

%2,04

1

%2,04

6

%12,24

8

%16,33

28

%57,14
 

Doğru (%16,33)

Yanlış (%26,53)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Bir Bilim Olarak Coğrafya C  

3

%6,12

23

%46,94

7

%14,29

14

%28,57

2

%4,08
 

Doğru (%46,94)

Yanlış (%48,98)

Boş (%4,08)



KURUM SORU ANALİZİ

OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ERZURUM / OLUR BİLGİ SARMAL TG TYT2

Okul İlçe İl Genel

49 112 3560 195730

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Yer ve Zaman A

5

%10,20

1

%2,04

13

%26,53

6

%12,24
 

24

%48,98
 

Doğru (%10,20)

Yanlış (%40,82)

Boş (%48,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Dünyada Nüfusun Dağılışı D

6

%12,24

19

%38,78

3

%6,12

12

%24,49

3

%6,12

6

%12,24
 

Doğru (%24,49)

Yanlış (%63,27)

Boş (%12,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Amaçlarına Göre Bölge Sınırları B

18

%36,73

20

%40,82

2

%4,08

1

%2,04

1

%2,04

7

%14,29
 

Doğru (%40,82)

Yanlış (%44,90)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerin Genel Özellikleri E

5

%10,20

4

%8,16

1

%2,04

1

%2,04

36

%73,47

2

%4,08
 

Doğru (%73,47)

Yanlış (%22,45)

Boş (%4,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Siyaset Felsefesi B

4

%8,16

12

%24,49

3

%6,12

3

%6,12

7

%14,29

20

%40,82
 

Doğru (%24,49)

Yanlış (%34,69)

Boş (%40,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Sanat Felsefesi E

15

%30,61

1

%2,04

12

%24,49

2

%4,08

7

%14,29

12

%24,49
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%61,22)

Boş (%24,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Ahlak Felsefesi A

6

%12,24

11

%22,45

5

%10,20

1

%2,04

5

%10,20

21

%42,86
 

Doğru (%12,24)

Yanlış (%44,90)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri A

36

%73,47
 

1

%2,04

2

%4,08

1

%2,04

9

%18,37
 

Doğru (%73,47)

Yanlış (%8,16)

Boş (%18,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Felsefenin Ortaya Çıkışı C

7

%14,29

1

%2,04

10

%20,41

7

%14,29

3

%6,12

21

%42,86
 

Doğru (%20,41)

Yanlış (%36,73)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Güncel Dinî Meseleler B

1

%2,04

34

%69,39

1

%2,04

4

%8,16

2

%4,08

7

%14,29
 

Doğru (%69,39)

Yanlış (%16,33)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar D  

2

%4,08

2

%4,08

29

%59,18

8

%16,33

8

%16,33
 

Doğru (%59,18)

Yanlış (%24,49)

Boş (%16,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Ahlaki Tutum ve Davranışlar C   

36

%73,47

1

%2,04

1

%2,04

11

%22,45
 

Doğru (%73,47)

Yanlış (%4,08)

Boş (%22,45)



KURUM SORU ANALİZİ

OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ERZURUM / OLUR BİLGİ SARMAL TG TYT2

Okul İlçe İl Genel

49 112 3560 195730

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Din ve İslam A

16

%32,65

6

%12,24

3

%6,12
 

3

%6,12

21

%42,86
 

Doğru (%32,65)

Yanlış (%24,49)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Kur'an'a Göre Hz. Muhammed A

33

%67,35

2

%4,08

4

%8,16

2

%4,08
 

8

%16,33
 

Doğru (%67,35)

Yanlış (%16,33)

Boş (%16,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Felsefi Düşünce A   

1

%2,04
  

48

%97,96
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,04)

Boş (%97,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Sanat Felsefesi B    

1

%2,04
 

48

%97,96
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,04)

Boş (%97,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri B      

49

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Bilim Felsefesi C      

49

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Felsefi Düşünce D     

1

%2,04

48

%97,96
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,04)

Boş (%97,96)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar D

5

%12,50
 

1

%2,50

3

%7,50

2

%5,00

29

%72,50
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%20,00)

Boş (%72,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Köklü ifadeler E

3

%7,50

2

%5,00

2

%5,00

2

%5,00
 

31

%77,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%22,50)

Boş (%77,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü ifadeler A

1

%2,50

4

%10,00

1

%2,50

3

%7,50
 

31

%77,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%20,00)

Boş (%77,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler B

1

%2,50

5

%12,50

2

%5,00

2

%5,00

1

%2,50

29

%72,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%15,00)

Boş (%72,50)



KURUM SORU ANALİZİ

OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ERZURUM / OLUR BİLGİ SARMAL TG TYT2

Okul İlçe İl Genel

49 112 3560 195730

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Asal Çarpanlara Ayırma A

4

%10,00

2

%5,00

1

%2,50
 

2

%5,00

31

%77,50
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%77,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler C

4

%10,00

2

%5,00

2

%5,00

2

%5,00
 

30

%75,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Mutlak Değerli Eşitsizlikler B

2

%5,00

2

%5,00

3

%7,50
  

33

%82,50
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Oran ve Orantı D

2

%5,00

1

%2,50

1

%2,50

4

%10,00

2

%5,00

30

%75,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler B

1

%2,50

4

%10,00
 

1

%2,50
 

34

%85,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%5,00)

Boş (%85,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Sayı Basamakları B

3

%7,50

2

%5,00

1

%2,50
 

1

%2,50

33

%82,50
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler A   

1

%2,50

3

%7,50

1

%2,50

35

%87,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Önermeler ve Bileşik Önermeler D

2

%5,00
  

2

%5,00
 

36

%90,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%5,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Fonksiyonlarda İşlemler A

1

%2,50
 

2

%5,00

1

%2,50

3

%7,50

33

%82,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%15,00)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Rutin Olmayan Problemler D   

2

%5,00

2

%5,00

1

%2,50

35

%87,50
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%7,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bölünebilme Kuralları B  

2

%5,00

1

%2,50
 

1

%2,50

36

%90,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%5,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Faktöriyel Kavramı A  

1

%2,50

4

%10,00

2

%5,00
 

33

%82,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%17,50)

Boş (%82,50)



KURUM SORU ANALİZİ

OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ERZURUM / OLUR BİLGİ SARMAL TG TYT2

Okul İlçe İl Genel

49 112 3560 195730

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri E

3

%7,50

2

%5,00
 

1

%2,50

1

%2,50

33

%82,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%15,00)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Faktöriyel Kavramı C

1

%2,50
 

1

%2,50
  

38

%95,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%2,50)

Boş (%95,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Oran ve Orantı B

2

%5,00
 

1

%2,50

1

%2,50

1

%2,50

35

%87,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Rutin Olmayan Problemler B

2

%5,00

6

%15,00
 

3

%7,50

3

%7,50

26

%65,00
 

Doğru (%15,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%65,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

8

%20,00
 

3

%7,50

2

%5,00
 

27

%67,50
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%67,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Sayı Problemleri C   

2

%5,00

3

%7,50

1

%2,50

34

%85,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%85,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Sayı Problemleri A  

1

%2,50

1

%2,50

1

%2,50

2

%5,00

35

%87,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Kesir Problemleri C  

2

%5,00

1

%2,50
  

37

%92,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%92,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

1

%2,50

3

%7,50
 

1

%2,50

6

%15,00

29

%72,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%27,50)

Boş (%72,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Grafik Problemleri E

1

%2,50

1

%2,50

1

%2,50

4

%10,00
 

33

%82,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%17,50)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Yaş Problemleri B

4

%10,00

15

%37,50
 

5

%12,50
 

16

%40,00
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%22,50)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Sayı Problemleri D

1

%2,50
 

2

%5,00

6

%15,00
 

31

%77,50
 

Doğru (%15,00)

Yanlış (%7,50)

Boş (%77,50)



KURUM SORU ANALİZİ

OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ERZURUM / OLUR BİLGİ SARMAL TG TYT2

Okul İlçe İl Genel

49 112 3560 195730

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Sayma Yöntemleri E

1

%2,50

1

%2,50

6

%15,00

1

%2,50

1

%2,50

30

%75,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%22,50)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları C  

3

%7,50
  

1

%2,50

36

%90,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar D    

1

%2,50

1

%2,50

38

%95,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%2,50)

Boş (%95,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Üçgende Açılar C  

1

%2,50
   

39

%97,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%97,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Dikdörtgen A     

1

%2,50

39

%97,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%97,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi A

1

%2,50
 

1

%2,50
  

38

%95,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%2,50)

Boş (%95,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Üçgenlerin Benzerliği B      

40

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Üçgende Alan A   

1

%2,50
  

39

%97,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%97,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Prizmalar E     

1

%2,50

39

%97,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Çokgenler E      

40

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Prizmalar A      

40

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Kare D      

40

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ERZURUM / OLUR BİLGİ SARMAL TG TYT2

Okul İlçe İl Genel

49 112 3560 195730

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7 Yapışma ve Birbirini Tutma B

3

%8,33

1

%2,78

10

%27,78

1

%2,78

3

%8,33

18

%50,00
 

Doğru (%2,78)

Yanlış (%47,22)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. C

3

%8,33
 

1

%2,78

4

%11,11

5

%13,89

23

%63,89
 

Doğru (%2,78)

Yanlış (%33,33)

Boş (%63,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve
hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. D

5

%13,89

5

%13,89

2

%5,56
 

8

%22,22

16

%44,44
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%55,56)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Kuvvet D

2

%5,56

3

%8,33

1

%2,78

5

%13,89

5

%13,89

20

%55,56
 

Doğru (%13,89)

Yanlış (%30,56)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Elektrik Devreleri A

9

%25,00

5

%13,89

2

%5,56

3

%8,33

1

%2,78

16

%44,44
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%30,56)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Gölge E  

2

%5,56

3

%8,33

4

%11,11

4

%11,11

23

%63,89
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%25,00)

Boş (%63,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot,
frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. D

2

%5,56

2

%5,56

6

%16,67

3

%8,33
 

23

%63,89
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%27,78)

Boş (%63,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği C

2

%5,56

1

%2,78

10

%27,78

3

%8,33

5

%13,89

15

%41,67
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%30,56)

Boş (%41,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14 Periyodik Özellikler B  

4

%11,11
  

4

%11,11

28

%77,78
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%11,11)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

[1] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ [2] Güçlü
Etkileşimler / Kovalent Bağ B  

2

%5,56

5

%13,89

2

%5,56
 

27

%75,00
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%19,44)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Çözeltilerde Derişim E

1

%2,78

6

%16,67

2

%5,56

1

%2,78

1

%2,78

25

%69,44
 

Doğru (%2,78)

Yanlış (%27,78)

Boş (%69,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Sıvılar B   

1

%2,78

6

%16,67

7

%19,44

22

%61,11
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%38,89)

Boş (%61,11)



KURUM SORU ANALİZİ

OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ERZURUM / OLUR BİLGİ SARMAL TG TYT2

Okul İlçe İl Genel

49 112 3560 195730

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Asitler ve Bazlar D

5

%13,89

3

%8,33
  

1

%2,78

27

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları E

1

%2,78
 

1

%2,78

2

%5,56

4

%11,11

28

%77,78
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%11,11)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 Nükleik Asitler D  

1

%2,78
 

1

%2,78

3

%8,33

31

%86,11
 

Doğru (%2,78)

Yanlış (%11,11)

Boş (%86,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Hücrenin Yapısı C

1

%2,78

2

%5,56

3

%8,33

1

%2,78

1

%2,78

28

%77,78
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%13,89)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) A

1

%2,78

1

%2,78

1

%2,78

1

%2,78

1

%2,78

31

%86,11
 

Doğru (%2,78)

Yanlış (%11,11)

Boş (%86,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mitoz B

1

%2,78

1

%2,78

4

%11,11

1

%2,78

3

%8,33

26

%72,22
 

Doğru (%2,78)

Yanlış (%25,00)

Boş (%72,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Cinsiyete Bağlı Kalıtım E

6

%16,67

1

%2,78
 

1

%2,78

2

%5,56

26

%72,22
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%22,22)

Boş (%72,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Güncel Çevre Sorunları ve İnsan D   

5

%13,89

12

%33,33

3

%8,33

16

%44,44
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%22,22)

Boş (%44,44)



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
A Y Ş E Ç E L E N K 525 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,318 251,400 1 30 79 3389 170203

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 2 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 13 5,75 14 1,62 8,05 18,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,88 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,38 1,41 1,47

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,50 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,88 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 5,62 6,56 9,63

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -1,50 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,78

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -1,50 0,59 7,05

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,50 0,01 0,66

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,12 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,00 0,21 1,13

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 -0,38 0,35 3,24

Toplam: 120 20 31 12,25 10 5,38 15,55 38,81

TYT Türkçe Aecceeca  cdbe  dDCE e  ACDC   C        

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCdEecD E   d           

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik             e                           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen ceeDAccCBcbeaE b eae

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 5 0 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YILMAZ 542 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 2 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 34 -2,50 -6 1,62 8,05 18,89

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,88 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,41 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,50 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,88 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 5,62 6,56 9,63

Matematik-1 30 1 15 -2,75 -9 -1,50 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,78

TYT Matematik 40 1 15 -2,75 -7 -1,50 0,59 7,05

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,50 0,01 0,66

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,12 0,13 1,46

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,00 0,21 1,13

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 -0,38 0,35 3,24

Toplam: 120 18 78 -1,50 -1 5,38 15,55 38,81

TYT Türkçe eebbdccAbdeecdaabcadAadebeeacdbceeADbaCE

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal adceBDabCceAaaBCbADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik dc acDcada cebb ded                     

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen eebdcdccbeaadeddaDCe

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 1 11 8
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 6 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN KAPLAN 538 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,780 251,400 9 45 103 3511 185541

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 10 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 18 0,50 1 6,05 8,05 18,89

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,57 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,88 1,41 1,47

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,35 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,08 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 2 17 -2,25 -11 4,10 6,56 9,63

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,18 0,56 6,27

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,05 0,04 0,78

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 0,22 0,59 7,05

Fizik 7 1 0 1,00 14 -0,12 0,01 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,18 0,13 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,45 0,21 1,13

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,15 0,35 3,24

Toplam: 120 11 39 1,25 1 10,52 15,55 38,81

TYT Türkçe Baceabbbc    E De   e  e b   a* eabD  Cd

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal adEaebBdbcecacee ced     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik b  C a        b                        D

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen  D        b        D

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 1 5 8
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KOÇAK 526 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,130 251,400 3 25 73 3324 165066

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 10 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 24 9,00 23 6,05 8,05 18,89

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,57 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,88 1,41 1,47

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,35 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,08 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 4,10 6,56 9,63

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 0,18 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,78

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 0,22 0,59 7,05

Toplam: 120 25 40 15,00 13 10,52 15,55 38,81

TYT Türkçe aBdDccDcbcDbdEbcabCeeEACDCCeeCbECedbbad 

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal a    eaECdeAdaaCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik cBeace D     c        e a               

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 5 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇELİK 519 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,945 251,400 4 27 75 3336 165875

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 10 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 18 6,50 16 6,05 8,05 18,89

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,57 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,88 1,41 1,47

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,35 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,08 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 4,10 6,56 9,63

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,18 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,78

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,22 0,59 7,05

Toplam: 120 20 22 14,50 12 10,52 15,55 38,81

TYT Türkçe be aAbBE  bcDAd Cea CA   Caaac becCd De 

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal caCd C c E     BDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik         B                               

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 2 8 17
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 2 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA GÜLER 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,248 251,400 5 28 76 3365 168368

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 10 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 13 5,75 14 6,05 8,05 18,89

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,57 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,88 1,41 1,47

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,35 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,08 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 4,10 6,56 9,63

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,18 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,78

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,22 0,59 7,05

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,01 0,66

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,18 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,45 0,21 1,13

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,15 0,35 3,24

Toplam: 120 18 19 13,25 11 10,52 15,55 38,81

TYT Türkçe  a D  eb  cb  dbCaC b ACDa  eC  C  De  a

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal Cd cac EC      CAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik                             B           

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen e     e             

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 5 1 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 2 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMETAL İALBAYRAK 534 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,500 251,400 10 46 104 3517 187860

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 10 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 14 -2,50 -6 6,05 8,05 18,89

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,57 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,88 1,41 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,35 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,08 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 2 12 -1,00 -5 4,10 6,56 9,63

Matematik-1 30 4 12 1,00 3 0,18 0,56 6,27

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,05 0,04 0,78

TYT Matematik 40 4 14 0,50 1 0,22 0,59 7,05

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,12 0,01 0,66

Kimya 7 1 3 0,25 4 -0,18 0,13 1,46

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,45 0,21 1,13

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 0,15 0,35 3,24

Toplam: 120 9 49 -3,25 -3 10,52 15,55 38,81

TYT Türkçe b d A  a d  b  ad  ca e eda  e          

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal ec b db ca EbAd e eb     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik c beA  D e  A  ca aead Cea    eb        

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen eab  dab  E ac d   D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 0 3 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM ERTAŞ 514 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,685 251,400 2 21 66 3300 163260

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 10 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18 6,05 8,05 18,89

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,57 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,88 1,41 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,35 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,08 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 4,10 6,56 9,63

Matematik-1 30 3 12 0,00 0 0,18 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,78

TYT Matematik 40 3 12 0,00 0 0,22 0,59 7,05

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,12 0,01 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,18 0,13 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,45 0,21 1,13

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,15 0,35 3,24

Toplam: 120 25 37 15,75 13 10,52 15,55 38,81

TYT Türkçe AaaaAaaaaa           A    DC  Db dCeADaC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DaaAae bBE cAAaBbCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik adAaAaaaaa         Ba   e ac            

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen aaaaA      e       D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 4 3 33
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 0 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DURSUN 537 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,713 251,400 7 43 101 3490 182167

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 10 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 21 6,75 17 6,05 8,05 18,89

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,57 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,88 1,41 1,47

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,35 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,08 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 2 7 0,25 1 4,10 6,56 9,63

Matematik-1 30 0 10 -2,50 -8 0,18 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,78

TYT Matematik 40 0 10 -2,50 -6 0,22 0,59 7,05

Toplam: 120 14 38 4,50 4 10,52 15,55 38,81

TYT Türkçe caccccccCcABDdcbbcCddAeEAC   eDC aCd a  

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal      edbaEcc Ae          

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik ad  b  e a  c    a d  e   d             

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 4 4 33
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE ALBAYRAK 539 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,628 251,400 1 4 26 2562 113521

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 10 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 6,05 8,05 18,89

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 0,57 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,88 1,41 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,35 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,08 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 4,10 6,56 9,63

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,12 0,01 0,66

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,18 0,13 1,46

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,45 0,21 1,13

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,15 0,35 3,24

Toplam: 120 38 19 33,25 28 10,52 15,55 38,81

TYT Türkçe BBAbc DAd D   CbCaCebEACDCCBDCCdCBADbC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CA DBbBEe bAaEaCAAbB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Fen a A      e  e  e D  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Mitoz 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFEERTAŞ 515 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,195 251,400 8 44 102 3505 184760

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 10 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 16 4,00 10 6,05 8,05 18,89

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,57 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,88 1,41 1,47

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,35 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 -0,75 -15 -0,08 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 2 11 -0,75 -4 4,10 6,56 9,63

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 0,18 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,05 0,04 0,78

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 0,22 0,59 7,05

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,12 0,01 0,66

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,18 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,45 0,21 1,13

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10 0,15 0,35 3,24

Toplam: 120 13 43 2,25 2 10,52 15,55 38,81

TYT Türkçe BBbbBbbbbB A ce  Eae d       b Ede  aC a

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal aAaaa  Eecde          edc

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik bBbbBbb          Ba    da               

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen bbbbb     ede       

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 2 3 17
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 2 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÖHRENİLYÜCEL 575 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,228 251,400 6 38 93 3441 175835

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 10 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 21 1,75 4 6,05 8,05 18,89

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,57 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,88 1,41 1,47

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,35 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,08 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 4,10 6,56 9,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,01 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,18 0,13 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,45 0,21 1,13

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,15 0,35 3,24

Toplam: 120 15 25 8,75 7 10,52 15,55 38,81

TYT Türkçe ce ccbB   e e c CDd deAEdCDbbcabdab  a  

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal  B   CcbB    A dDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Fen            c       D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 3 7 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 5 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
**FE*   I 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,310 251,400 11 40 98 3460 177844

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 14 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 18 -1,50 -4 4,00 8,05 18,89

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,18 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,54 1,41 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,14 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,43 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 6,29 6,56 9,63

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 0,80 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,78

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 0,91 0,59 7,05

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,20 0,01 0,66

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,20 0,13 1,46

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,09 0,21 1,13

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 0,48 0,35 3,24

Toplam: 120 19 47 7,25 6 11,68 15,55 38,81

TYT Türkçe eedacbBceccBDbaab                   cecd

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal aaaeECcedbBceAeacCbc     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik DadcAb                 b dBaEe          

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen cecDAE CBcc      BaD

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA İREM ALBAYRAK 513 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,253 251,400 6 31 82 3399 171454

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 14 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 17 4,75 12 4,00 8,05 18,89

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,18 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,54 1,41 1,47

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,14 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,43 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 6,29 6,56 9,63

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 0,80 0,56 6,27

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,11 0,04 0,78

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,91 0,59 7,05

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,20 0,01 0,66

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,20 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,21 1,13

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 0,48 0,35 3,24

Toplam: 120 20 34 11,50 10 11,68 15,55 38,81

TYT Türkçe ceba EeAAeDe  aDCEace AaDe      aeec    

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CcE eaeadAcA    e cB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik                               eA c      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen eDAEDae beaE        

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 2 4 17
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 2 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KADİR KUL 556 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,475 251,400 13 42 100 3485 181862

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 14 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 22 1,50 4 4,00 8,05 18,89

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,18 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,54 1,41 1,47

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,14 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,43 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 6,29 6,56 9,63

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 0,80 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,78

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1 0,91 0,59 7,05

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,20 0,01 0,66

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,20 0,13 1,46

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,09 0,21 1,13

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 0,48 0,35 3,24

Toplam: 120 16 46 4,50 4 11,68 15,55 38,81

TYT Türkçe deADabeAeeaAdE e   dAccea      a Bbcaddb

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal d  b acceA  Ca     B     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik     a  a  e  da   C e   B bb c          

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen e bEa dB  b a A Eca 

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 1 6 8
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 3 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AS      * UU L** 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,590 251,400 4 22 67 3301 163338

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 14 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 4,00 8,05 18,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,18 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,54 1,41 1,47

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,14 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,43 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,29 6,56 9,63

Toplam: 120 24 33 15,75 13 11,68 15,55 38,81

TYT Türkçe AeaBAbBbebcBbAacdDdEaAbEbbDbdaDb*EacbbaC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBbAEb  BEec AaBDCcc     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 4 8 33
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN AKDENİZ 569 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,528 251,400 8 36 88 3429 174646

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 14 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 7 1,25 3 4,00 8,05 18,89

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,18 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,54 1,41 1,47

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,14 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,43 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 6,29 6,56 9,63

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 0,80 0,56 6,27

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,11 0,04 0,78

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 0,91 0,59 7,05

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,20 0,01 0,66

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,09 0,21 1,13

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,48 0,35 3,24

Toplam: 120 14 18 9,50 8 11,68 15,55 38,81

TYT Türkçe   Ab b    D     C     db          bb  e 

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal    D DBE   A   C  DB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik              c  a adc bdB         E     

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen  eA c         e a   

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 1 2 8
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ŞAHAN 567 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,468 251,400 9 37 89 3430 174676

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 14 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 15 1,25 3 4,00 8,05 18,89

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,18 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,54 1,41 1,47

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,14 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,43 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,29 6,56 9,63

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,20 0,01 0,66

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,20 0,13 1,46

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,09 0,21 1,13

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 0,48 0,35 3,24

Toplam: 120 17 30 9,50 8 11,68 15,55 38,81

TYT Türkçe ca be bb  b c  bCb    dC  C  bCba eD    

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal ada BDBEC AA c CAdDB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Fen eebdc  cb   de    Ce

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 4 2 33
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
E*   EKCAN   C AO 571 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 12 0,00 0 4,00 8,05 18,89

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,18 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,41 1,47

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,14 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,43 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 6,29 6,56 9,63

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 0,80 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,78

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 0,91 0,59 7,05

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,20 0,01 0,66

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,20 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,09 0,21 1,13

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10 0,48 0,35 3,24

Toplam: 120 11 33 2,75 2 11,68 15,55 38,81

TYT Türkçe ccec  a c  e   aC      C e    b   c Da  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal eA e a EdA AdE CbAeB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik   ed  a d             d   c             

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen bb   dc  e  eec     

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 2 2 17
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN AKAR 562 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,603 251,400 7 32 84 3412 173003

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 14 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 9 0,75 2 4,00 8,05 18,89

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,18 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,54 1,41 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,14 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,43 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,29 6,56 9,63

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 0,80 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,78

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 0,91 0,59 7,05

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,20 0,01 0,66

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,20 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,09 0,21 1,13

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 0,48 0,35 3,24

Toplam: 120 18 30 10,50 9 11,68 15,55 38,81

TYT Türkçe ce b  ec  c   C CbbbA                   

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal aA cBeBEdc AbaBC ADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik      DaDc  e          bdB               

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen aecE dc  d  C  aae  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 1 0 8
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM KORKMAZ 510 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,680 251,400 10 39 95 3450 176661

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 14 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 10 1,50 4 4,00 8,05 18,89

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,18 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,54 1,41 1,47

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,14 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,43 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 6,29 6,56 9,63

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 0,80 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,78

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 0,91 0,59 7,05

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,20 0,01 0,66

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,09 0,21 1,13

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,48 0,35 3,24

Toplam: 120 13 19 8,25 7 11,68 15,55 38,81

TYT Türkçe e     ec         EbAAc   e  b     eDbb  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal     B aEe cA c C A B     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik             c      C    BD              

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen b db             c  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 1 3 8
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 2 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
K E R E M   A C A R 576 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,050 251,400 5 29 78 3385 169756

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 14 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 12 5,00 13 4,00 8,05 18,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,18 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,54 1,41 1,47

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,14 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,43 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 6,29 6,56 9,63

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 0,80 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,78

TYT Matematik 40 8 22 2,50 6 0,91 0,59 7,05

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,20 0,01 0,66

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,20 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,09 0,21 1,13

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,48 0,35 3,24

Toplam: 120 28 62 12,50 10 11,68 15,55 38,81

TYT Türkçe ADaceDcceddBacBEdDCd                    

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBbAabcbBEcdeAddDCAc     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik abbBcdBDdaeDdDBddCeeaCbbbbdcdb          

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen adacdcDeBdadbEbebcbc

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 1 0 8
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEKNUR DOĞAN 536 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,820 251,400 3 16 60 3239 157814

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 14 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 10 10,50 26 4,00 8,05 18,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,18 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,54 1,41 1,47

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,14 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,43 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,29 6,56 9,63

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,80 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,78

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,91 0,59 7,05

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,20 0,01 0,66

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,20 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,09 0,21 1,13

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 0,48 0,35 3,24

Toplam: 120 25 27 18,25 15 11,68 15,55 38,81

TYT Türkçe cBbDdEDAcdbe  dDCEae  ACDC   C          

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CcEDBDaEC  d             

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik           e                             

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen eDAcceccbeaECB eaeb 

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 5 0 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PİRALİ OCAK 511 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,428 251,400 12 41 99 3470 179186

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 14 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 15 1,25 3 4,00 8,05 18,89

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,18 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,54 1,41 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,14 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,43 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 6,29 6,56 9,63

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 0,80 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,78

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 0,91 0,59 7,05

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,01 0,66

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,20 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,09 0,21 1,13

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,48 0,35 3,24

Toplam: 120 15 34 6,50 5 11,68 15,55 38,81

TYT Türkçe eD c   Eebc c BbC   d    a    e ba  ebDa

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eabA dAaaEBabAeBeCbA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik         B       a       e aDc           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen c      e d        d 

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 0 4 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH YILDIRIM 665 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,453 251,400 2 11 51 3139 149744

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 14 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 11 6,25 16 4,00 8,05 18,89

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,18 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,41 1,47

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,14 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,43 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,29 6,56 9,63

Matematik-1 30 6 10 3,50 12 0,80 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,78

TYT Matematik 40 6 10 3,50 9 0,91 0,59 7,05

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,20 0,01 0,66

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 0,13 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,09 0,21 1,13

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,48 0,35 3,24

Toplam: 120 29 31 21,25 18 11,68 15,55 38,81

TYT Türkçe bb eAcBcdEAcDe      Cee dCDC            

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eBC dd aBEBabACcDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik ecdBAaccBBdacDBc                        

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen Bec d D           E 

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 3 0 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TİMUR 566 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,880 251,400 1 8 43 2987 138871

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 14 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 4,00 8,05 18,89

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,18 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,54 1,41 1,47

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,14 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,43 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 6,29 6,56 9,63

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,80 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,78

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,91 0,59 7,05

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,20 0,01 0,66

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,20 0,13 1,46

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,09 0,21 1,13

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 0,48 0,35 3,24

Toplam: 120 32 26 25,50 21 11,68 15,55 38,81

TYT Türkçe cDBeADeE  dab B aDCbCAAabCDCCeD  cC AD  

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal   ad C DaEBE A BDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik    B                  d a               

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen   eebdcde b   eC    

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 3 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÖKAY KORKMAZ 484 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,413 251,400 12 24 69 3316 164185

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 12 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 13,96 8,05 18,89

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,52 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,21 1,41 1,47

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,48 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 8,58 6,56 9,63

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,90 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,78

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 0,90 0,59 7,05

Toplam: 120 20 18 15,50 13 24,10 15,55 38,81

TYT Türkçe Be eB eA cb   dDC abAEcCDC  bCCaeBdD    

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal aA  Bc EC b    C A       

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik                   a       c             

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN YİGİT 491 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,848 251,400 8 15 59 3238 157788

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 12 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 13,96 8,05 18,89

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,52 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,21 1,41 1,47

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,48 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,58 6,56 9,63

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,90 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,78

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,90 0,59 7,05

Toplam: 120 23 19 18,25 15 24,10 15,55 38,81

TYT Türkçe caAce DAbaD   e CECeb  C CC b   CedbDC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal  A cBbaECc AaE  AAeB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik                         B               

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 5 2 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 3 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN OCAK 485 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,450 251,400 3 5 27 2566 113737

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 12 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 13,96 8,05 18,89

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,52 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,21 1,41 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,58 6,56 9,63

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 0,90 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,78

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 0,90 0,59 7,05

Toplam: 120 37 16 33,00 28 24,10 15,55 38,81

TYT Türkçe B ADe DAc D  dCaCEdAAcACDC eeCCbeaADaC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CA eBDaEC  ACdBCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik  d               BC     B               

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 4 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 3 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA YÜKSEL 480 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,695 251,400 9 17 61 3241 157939

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 12 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 13,96 8,05 18,89

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,52 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,21 1,41 1,47

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 8,58 6,56 9,63

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,90 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,78

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,90 0,59 7,05

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,06 0,01 0,66

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,27 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,21 1,13

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,67 0,35 3,24

Toplam: 120 27 35 18,25 15 24,10 15,55 38,81

TYT Türkçe AD aAbaE  eabe dbbCECedEACDebBDadceceDDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DdaAbe baEebbAdBDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik                     a     B c           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen   b    C  cd        

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 5 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL PARLAK 505 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,580 251,400 6 10 50 3134 149622

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 12 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 16 11,00 28 13,96 8,05 18,89

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,52 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,21 1,41 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,48 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,58 6,56 9,63

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,90 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,78

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 0,90 0,59 7,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 0,01 0,66

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,27 0,13 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 0,21 1,13

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,67 0,35 3,24

Toplam: 120 28 26 21,50 18 24,10 15,55 38,81

TYT Türkçe AeccAbc        d*DdECcAbACDCedDCdcecA DC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal edaAaC DBEecbACBe bA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik            D       d      B             

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen        C           D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 5 6 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ERKÜNT 488 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,020 251,400 4 6 29 2603 115421

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 12 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 13,96 8,05 18,89

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,52 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,21 1,41 1,47

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,58 6,56 9,63

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,90 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,78

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,90 0,59 7,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 0,01 0,66

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,27 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,21 1,13

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,67 0,35 3,24

Toplam: 120 37 17 32,75 27 24,10 15,55 38,81

TYT Türkçe ADBcAbB   ABD d CDCECeAcACDCCBbedECBeDcC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal ec   CdbBEBa A BDCAA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik              c     a      B             

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA  ALKAN 506 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,605 251,400 1 1 14 2337 101490

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 12 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 13,96 8,05 18,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,21 1,41 1,47

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,48 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,58 6,56 9,63

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,90 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,78

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,90 0,59 7,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 0,01 0,66

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 0,13 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 0,21 1,13

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,67 0,35 3,24

Toplam: 120 40 14 36,50 30 24,10 15,55 38,81

TYT Türkçe cBADB DAb    dCbCECAeaACDCbeDCCaCcADDC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CeEDBDBEe AACEBCcADd     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik                         B               

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen                  D  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 5 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ERGİN 508 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,950 251,400 2 3 21 2514 110786

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 12 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 13,96 8,05 18,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,52 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,21 1,41 1,47

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 8,58 6,56 9,63

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,90 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,78

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 0,90 0,59 7,05

Toplam: 120 37 12 34,00 28 24,10 15,55 38,81

TYT Türkçe BBADBEDA      CcCbCeAEbCDCCBDCCbC dDab  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAdDB BEC  A EeCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik                  a      d               

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 2 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN DEMİRTAŞ 482 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,370 251,400 7 14 54 3205 154969

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 12 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 12 12,00 30 13,96 8,05 18,89

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,52 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,21 1,41 1,47

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,48 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,58 6,56 9,63

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,06 0,01 0,66

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,27 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,21 1,13

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,67 0,35 3,24

Toplam: 120 24 18 19,50 16 24,10 15,55 38,81

TYT Türkçe deB  bd C      dbDdECAdEACDCb Da  ecA DC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eBaeEecDBa     BDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Fen     A               

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 5 4 42
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KİNİK 501 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,333 251,400 11 19 63 3278 161322

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 12 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 13,96 8,05 18,89

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,52 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,21 1,41 1,47

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,48 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 8,58 6,56 9,63

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,90 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,78

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,90 0,59 7,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 0,01 0,66

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,27 0,13 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 0,21 1,13

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,67 0,35 3,24

Toplam: 120 22 21 16,75 14 24,10 15,55 38,81

TYT Türkçe B A BEece    dbDd CAd AeDCbdDadcecA DC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal    eaDBEC bAdce          

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik                  B                      

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen             C    D  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 3 7 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 3 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR KIŞLA K 504 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,465 251,400 5 9 44 2994 139279

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 12 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 13,96 8,05 18,89

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,52 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,21 1,41 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,48 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,58 6,56 9,63

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,90 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,78

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 0,90 0,59 7,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 0,01 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,13 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 0,21 1,13

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,67 0,35 3,24

Toplam: 120 32 27 25,25 21 24,10 15,55 38,81

TYT Türkçe BeAbe Dc eb  dCDCEdAAEAbDCbdDaCECcbcbC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal eAdeBDaaC AAaaaCAADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik                  Bd     B c             

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen          d       D  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 6 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ AKTÜRK 507 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,353 251,400 10 18 62 3245 158207

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 12 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 17 7,75 19 13,96 8,05 18,89

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,52 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,21 1,41 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,38 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,48 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,58 6,56 9,63

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,90 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,78

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 0,90 0,59 7,05

Toplam: 120 24 24 18,00 15 24,10 15,55 38,81

TYT Türkçe AeB  be    cc  dabCECceE CDbC be beeAaDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBa  C baEBabAdBD AA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik    d               BC                   

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 5 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN GULLE 486 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,228 251,400 2 7 40 2945 136432

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 11 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 9,73 8,05 18,89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,09 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,86 1,41 1,47

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,00 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,14 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,09 6,56 9,63

Toplam: 120 31 19 26,25 22 17,55 15,55 38,81

TYT Türkçe BcAbB De ab   CDCECedbAaDCdeDC dCBADaC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAdDBbBEeAbA adC ADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 5 58
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 5 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERATAKTAN 483 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,030 251,400 8 33 85 3415 173304

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 11 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 12 5,00 13 9,73 8,05 18,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,09 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,86 1,41 1,47

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,00 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,14 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,09 6,56 9,63

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,59 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 0,78

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 0,57 0,59 7,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,07 0,01 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,07 0,21 1,13

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,16 0,35 3,24

Toplam: 120 17 26 10,50 9 17,55 15,55 38,81

TYT Türkçe ccdbc    ab   CDeced        bC  C ADDC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CAdeBbaEdd    BCcAeB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik                    d  e dD              

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen          d     c c  

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 3 1 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN ŞİMŞEK 481 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,678 251,400 3 12 52 3146 150437

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 11 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 9,73 8,05 18,89

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,09 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,86 1,41 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,00 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,14 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,09 6,56 9,63

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,59 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 0,78

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 0,57 0,59 7,05

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,07 0,01 0,66

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,13 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,07 0,21 1,13

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,16 0,35 3,24

Toplam: 120 28 27 21,25 18 17,55 15,55 38,81

TYT Türkçe ce cA Bd  AaD B bDC CAAbbCDC  Da        

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eBCAdCdbaEdabACBDCbA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik e                       e dDa           

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen aea A b    d       D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 4 2 33
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY GÜNAYDIN 477 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 24 0,00 0 9,73 8,05 18,89

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,09 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,86 1,41 1,47

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,00 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,14 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,09 6,56 9,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,07 0,01 0,66

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 0,13 1,46

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,07 0,21 1,13

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,16 0,35 3,24

Toplam: 120 20 28 13,00 11 17,55 15,55 38,81

TYT Türkçe bcad ea C Aeb cdbce b caAeD bda C a eDab

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCA CcbBbBaAA BDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Fen                    D

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 2 6 17
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 5 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KARAÇAĞIL 475 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,915 251,400 9 34 86 3424 173932

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 11 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 8 8,00 20 9,73 8,05 18,89

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,09 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,86 1,41 1,47

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,00 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,14 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 7,09 6,56 9,63

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,07 0,01 0,66

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,16 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,07 0,21 1,13

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,16 0,35 3,24

Toplam: 120 15 19 10,25 9 17,55 15,55 38,81

TYT Türkçe cDBBAD ad  dDeeEC   C   c     D   a     

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal    e   aaE ac  eDCeA     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Fen c   c  a B       c  

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Mitoz 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN CAN ESER 498 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,705 251,400 6 23 68 3313 163984

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 11 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 10 8,50 21 9,73 8,05 18,89

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,09 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,86 1,41 1,47

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,00 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,14 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 7,09 6,56 9,63

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,59 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 0,78

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 0,57 0,59 7,05

Toplam: 120 20 18 15,50 13 17,55 15,55 38,81

TYT Türkçe Aec b B   d D   CDd a d  C a  D  be ADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal  BaA CcbaE c A eDC b     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik                     a     BD            

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 3 3 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 1 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBULUT 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,838 251,400 5 20 64 3288 162431

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 11 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 9 9,75 24 9,73 8,05 18,89

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,86 1,41 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,00 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,14 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,09 6,56 9,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,07 0,01 0,66

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,16 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,21 1,13

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,16 0,35 3,24

Toplam: 120 21 19 16,25 14 17,55 15,55 38,81

TYT Türkçe  cbaB ee a    CDC CeA dCDC BDC c        

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal CA ccba CdcACaeC dDB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Fen            dC       

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEZBAN YÜCEL 499 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,645 251,400 1 2 20 2455 107576

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 11 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 9,73 8,05 18,89

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,09 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,86 1,41 1,47

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,00 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,14 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,09 6,56 9,63

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,59 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 0,78

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,57 0,59 7,05

Toplam: 120 39 16 35,00 29 17,55 15,55 38,81

TYT Türkçe cDBaADB   dBD BECaCbCAbEACDCbBDCdcCdADDC

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DBCA e bBEdacACBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik                    d      B             

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL COŞKUN 473 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,560 251,400 4 13 53 3184 153196

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 11 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 6 12,50 31 9,73 8,05 18,89

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,86 1,41 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,00 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,14 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,09 6,56 9,63

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,59 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 0,78

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,57 0,59 7,05

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,07 0,01 0,66

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,16 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,07 0,21 1,13

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,16 0,35 3,24

Toplam: 120 25 19 20,25 17 17,55 15,55 38,81

TYT Türkçe AD  ADa   A     C a C  dACDee DC   cAD  

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal DaaA e   bacA CBDC A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik                 E c  e                  

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

TYT Fen cC b   C  d      c c

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 4 5 33
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 2 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHSİN YILDIZ 487 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,538 251,400 7 26 74 3328 165486

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 11 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 17 7,75 19 9,73 8,05 18,89

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,86 1,41 1,47

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,00 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,14 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,09 6,56 9,63

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,59 0,56 6,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 0,78

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,57 0,59 7,05

Toplam: 120 21 25 14,75 12 17,55 15,55 38,81

TYT Türkçe ce dAaB     D   CDCadAAEcacd  bbdbCadDDb

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

TYT Sosyal eBCb C baEcc ACBed A     

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

TYT Matematik                           B             

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 3 7 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2

ERZURUM / OLUR / OLUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİR POLAT 474 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,585 251,400 10 35 87 3426 174116

Puanı Hesaplanan: 46 105 3520 188161

Katılımlar: 11 49 112 3560 195730

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 10 4,50 11 9,73 8,05 18,89

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,09 1,37 2,63

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,86 1,41 1,47

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,00 0,98 1,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,14 2,81 3,55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 7,09 6,56 9,63

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 0,59 0,56 6,27

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,04 0,78

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 0,57 0,59 7,05

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,07 0,01 0,66

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 0,13 1,46

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,21 1,13

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,16 0,35 3,24

Toplam: 120 16 24 10,00 8 17,55 15,55 38,81

TYT Türkçe B  b  ed     db  EdA     C  Da  ecA bC  

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

TYT Sosyal ae eBbBaec     C ADB     

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

TYT Matematik    C                   c Dcb B c        

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

TYT Fen  ae   c             

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 2 2 17
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 0 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
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